
Ana: favor fazer o Lançamento no Gepros e assim que for pago enviar o comprovante no e-mail. 

 

De: Heloisa Barbetta - LDB <h.barbetta@plaenge.com.br>  

Enviada em: quinta-feira, 3 de agosto de 2023 09:04 

Para: lucas.assis@ecolfacilities.com.br; ana.martins@ecolfacilities.com.br 

Cc: Angela Tejo - LDB <a.tejo@plaenge.com.br>; leticia.martins@ecolfacilities.com.br 

Assunto: RE: Material Danificado - Plaenge  

 

Bom dia, Lucas. 

 

Seguem os dados para pagamento, fica a seu critério realizar transferência ou pix. 

 

BANCO BRADESCO 

AG 0941 

C/C 41512-0 

PEMAPA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 

 

CHAVE PIX 

CNPJ: 79.956.439/0001-42 

 

Qualquer dúvida, fico à disposição! 

Atenciosamente,  

 

 

De: lucas.assis@ecolfacilities.com.br <lucas.assis@ecolfacilities.com.br> 

Enviado: quarta-feira, 2 de agosto de 2023 16:02 

Para: Heloisa Barbetta - LDB <h.barbetta@plaenge.com.br>; ana.martins@ecolfacilities.com.br 

<ana.martins@ecolfacilities.com.br> 

Cc: Angela Tejo - LDB <a.tejo@plaenge.com.br>; leticia.martins@ecolfacilities.com.br 

<leticia.martins@ecolfacilities.com.br> 

Assunto: RES: Material Danificado - Plaenge  
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Boa tarde Heloisa, 
Ok, iremos assumir, como podemos pagar (pix, transferência,..)? 
  
Ana Paula: favor fazer uma dds com a equipe, pegar assinatura na lista de presença e comunicar 
que elas serão responsabilizadas caso ocorra novamente. 
Precisamos levantar um plano de ação para evitar novas ocorrências. 
  
Atenciosamente, 
  

 

Lucas M. de Assis 

Gestor de Operações 

lucas.assis@ecolfacilities.com.br 

0800-400 4040    43 9615-1818 

http://www.ecolfacilities.com.br 

          

  
  
  
  
De: Heloisa Barbetta - LDB <h.barbetta@plaenge.com.br>  
Enviada em: quarta-feira, 2 de agosto de 2023 15:22 
Para: ana.martins@ecolfacilities.com.br; lucas.assis@ecolfacilities.com.br 
Cc: Angela Tejo - LDB <a.tejo@plaenge.com.br> 
Assunto: Material Danificado - Plaenge  
  

Boa tarde, Lucas e Ana. Tudo bem? 

  
Conforme conversamos, durante a limpeza do nosso banheiro externo, uma das 
colaboradoras da limpeza jogou água e danificou a botoeira de emergência fixada na 
parede.  
  
Assim como alinhado, faremos a substituição da botoeira e vocês assumirão o custo dessa 
troca.  
Estou encaminhando abaixo o valor do equipamento.  
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Botoeira de Emergência - R$395,00 

Frete - R$ 41,00 

Total: 436,00 

  
Podemos dar sequência na compra? 

  
  
Qualquer dúvida, fico à disposição! 

Atenciosamente,  

HELOISA BARBETTA 

Analista de Atendimento Ao Cliente Jr 

Apoio Dac Ldb | Londrina - PR 

+55 0 |  

 


